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PITI Coordenadoria de Aquisi¢oes e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Empresa Mato-grossense
de Tecnologia da Informagao

Duvidas Licitagao do Detran de Barra doBugres
5 mensagens

Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com> 3 de fevereiro de 2020 10:37
Para: licitacoes@detran.mt.gov.br

Bom dia

Seguem algumas duvidas em relagdo a licitagdo da obra de Barra do Bugres

1.0 - O ltem 7.1 "TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (OBS RETIRADA DE GOTEIRAS EM TODO TELHADO NUM TOTAL DE 20% DA
COBERTURA)"Fala de retirada de 20% das Goteiras do telhado.

Pergunta: O 20% e sobre a area do telhado ou sobre o valor da composigao "94446" (SINAPI DESONERADO OUT/2019), pois se
for sobre o valor ndo esta correto pois o valor da Tabela Sinapi e de R$ 56,20 e portanto o valor unitario deveria ser R$ 44,96. Como
devemos proceder?

2.0 O item 8.2 - 84191 "PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS". esta com o seu valor diferente da tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019, que é de R$106,19.
Pergunta: Como devemos proceder pois o valor da planilha estd menor do que o valor da Tabela SINAPI DESONERADO
OuUT/2019?

Sem mais para 0 momento.

Delatorre Construtora
Joel Delatorre Dias
99201-3744

Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com> 3 de fevereiro de 2020 10:40
Para: licitacoes@detran.mt.gov.br

Enviado do meu iPhone

Inicio da mensagem encaminhada:

De: Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com>

Data: 3 de fevereiro de 2020 10:37:41 AMT

Para: licitacoes@detran.mt.gov.br

Assunto: Duvidas Licitagdo do Detran de Barra doBugres

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Aquisi¢coes e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> 3 de fevereiro de 2020 10:43
Para: Gerencia de Obras e Patrimonio Imobiliario <coeng@detran.mt.gov.br>, Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>,
Whyldson Figueiredo Pintel <whyldsonpintel@detran.mt.gov.br>

Cc: contatodelatorre@gmail.com

Prezados, bom dia
Favor responder o requerente com copia para esta Coordenadoria.

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de AquisicGes e Contratos
DETRAN/MT
Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791

(Observacao: Esta mensagem tem cunho de comunicacao oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT,
conforme previsto no artigo 3° da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se € realmente necessario a Impressdo, pois contamos com seu
compromisso na prote¢éo do Meio Ambiente.


mailto:contatodelatorre@gmail.com
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Coordenadoria de Obras e Engenharia <coeng@detran.mt.gov.br> 3 de fevereiro de 2020 12:58
Para: licitacoes@detran.mt.gov.br

Sua mensagem Para: Coordenadoria de Obras e Engenharia Assunto: Fwd: Duvidas Licitacédo do Detran de Barra doBugres Enviada em:
03/02/2020 10:43:59 AMT foi lida em 03/02/2020 12:58:02 AMT

Coordenadoria de Aquisicoes e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> 7 de fevereiro de 2020 09:03
Para: Gerencia de Obras e Patrimonio Imobiliario <coeng@detran.mt.gov.br>, Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>,
Whyldson Figueiredo Pintel <whyldsonpintel@detran.mt.gov.br>, Paulo de Brito Ferreira <pauloferreira@detran.mt.gov.br>,
contatodelatorre@gmail.com, Paulo Herique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>

Prezados, bom dia

Aguardamos manifestagédo acerca do questionamento da empresa.

—————————— Forwarded message ---------

De: Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com>
Date: seg., 3 de fev. de 2020 as 10:37

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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r‘TI Max de Moraes Lucidos <maxlucidos@detran.mt.gov.br>

Empresa Mato-grossense

de Tecnologia da Informagéo

Re: Licitagdo do Detran de Barra do Bugres
1 mensagem

Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br> 7 de fevereiro de 2020 09:41
Para: Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com>, Max de Moraes Lucidos <maxlucidos@detran.mt.gov.br>, Paulo Herique Lima Marques
<paulomarques@detran.mt.gov.br>

Bom dia!

Desculpe por nossa demora

1- Quanto ao item 1 & 20% do telhado mesmo, isto é, ndo é todo pano do telhado;

2- Quanto ao item 8.2 o valor a considerar € o de RS 106,19 valor da Tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019 (erro nosso).

Atenciosamente!

Em qui., 6 de fev. de 2020 as 17:15, Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com> escreveu:
Edno, boa tarde

Temos mais essas duvidas em relagéo ao edital de Barra do bugres
me preocupo porque a licitagdo ocorre na segunda feira

Gentileza verificar pra nés

1.0 - O ltem 7.1 "TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (OBS RETIRADA DE
GOTEIRAS EM TODO TELHADO NUM TOTAL DE 20% DA COBERTURA)"Fala de retirada de
20% das Goteiras do telhado.

*Pergunta:* O 20% e sobre a area do telhado ou sobre o valor da composigédo

"94446" (SINAPI DESONERADO OUT/2019), pois se for sobre o valor ndo esta

correto pois o valor da Tabela Sinapi e de R$ 56,20 e portanto o valor

unitario deveria ser R$ 44,96. Como devemos proceder?

2.0 O item 8.2 - 84191 "PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA
8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS". esta com o seu valor

diferente da tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019, que é de R$106,19.

*Pergunta:* Como devemos proceder pois o valor da planilha esta menor do

que o valor da Tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019?

Sem mais para 0 momento.

Joel Delatorre
99201-3744

Edno M de carvalho
Engenheiro civil
Analista do Servigo de Transito
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r‘TI Coordenadoria de Aquisi¢oes e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Empresa Mato-grossense
de Tecnologia da Informagao

Re: Licitagdo do Detran de Barra do Bugres
1 mensagem

Max de Moraes Lucidos <maxlucidos@detran.mt.gov.br> 7 de fevereiro de 2020 10:42
Para: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>, Coordenadoria de Licitacdes <licitacoes@detran.mt.gov.br>, Paulo de Brito
Ferreira <pauloferreira@detran.mt.gov.br>, Whyldson Figueiredo Pintel <whyldsonpintel@detran.mt.gov.br>

Cc: Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com>, Paulo Herique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>

Prezado Coordenador de Obras e Engenharia

Diante do erro sera necessario elaborar um Termo Retificador do Projeto e enviar junto a planilha orgamentaria, o cronograma fisico-financeiro
retificados e assinados pelo engenheiro responsavel. Enviar também o arquivo da planilha!

A sessao devera ser agendada para uma nova data.

Grato pela atengao.

Em sex., 7 de fev. de 2020 as 09:41, Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br> escreveu:
Bom dia!

Desculpe por nossa demora
1- Quanto ao item 1 & 20% do telhado mesmo, isto é, ndo é todo pano do telhado;
2- Quanto ao item 8.2 o valor a considerar € o de RS 106,19 valor da Tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019 (erro nosso).

Atenciosamente!

Em qui., 6 de fev. de 2020 as 17:15, Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com> escreveu:
Edno, boa tarde

Temos mais essas duvidas em relagdo ao edital de Barra do bugres
me preocupo porque a licitagdo ocorre na segunda feira

Gentileza verificar pra nés

1.0 - O ltem 7.1 "TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (OBS RETIRADA DE
GOTEIRAS EM TODO TELHADO NUM TOTAL DE 20% DA COBERTURA)"Fala de retirada de
20% das Goteiras do telhado.

*Pergunta:* O 20% e sobre a area do telhado ou sobre o valor da composigédo

"94446" (SINAPI DESONERADO OUT/2019), pois se for sobre o valor ndo esta

correto pois o valor da Tabela Sinapi e de R$ 56,20 e portanto o valor

unitario deveria ser R$ 44,96. Como devemos proceder?

2.0 O item 8.2 - 84191 "PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA
8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS". esta com o seu valor

diferente da tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019, que é de R$106,19.

*Pergunta:* Como devemos proceder pois o valor da planilha esta menor do

que o valor da Tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019?

Sem mais para o momento.

Joel Delatorre
99201-3744

Edno M de carvalho
Engenheiro civil
Analista do Servigo de Transito

Att,

Max de Moraes Lucidos

Coordenador de Aquisic¢des e Contratos
DETRAN/MT

Telefones: 3615-4757 / 3615-4791
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